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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra

1 Ş J.D AST. AHMET ÇELİK İHO OKULU 13 13.38 4.85 11.77 7.46 2.23 6.72 9.46 0.54 9.28 8.38 1.00 8.05 15.69 2.38 14.90 11.54 6.31 9.44 65.92 17.31 60.16 349.583 4 1 1
2 ŞEHİT POLİS RAMAZAN KESERCİ İMAM HATİP O 120 11.97 5.99 9.97 5.42 3.18 4.36 8.62 1.15 8.23 4.78 1.66 4.22 9.06 2.38 8.27 8.69 7.11 6.32 48.53 21.47 41.38 270.452 20 2 2
3 Çelebibağı Karakoyunlu ortaokulu 44 11.45 6.64 9.24 5.27 3.66 4.05 8.89 1.00 8.55 4.55 1.64 4.00 8.32 4.30 6.89 8.68 8.91 5.71 47.16 26.14 38.45 254.029 26 3 3
4 KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 80 11.05 6.90 8.75 5.44 3.29 4.34 8.35 1.50 7.85 5.08 2.10 4.38 9.28 4.08 7.92 7.79 8.26 5.03 46.98 26.12 38.27 253.137 28 4 4
5 Cumhuriyet Ortaokulu 151 10.56 6.75 8.31 5.25 3.30 4.15 8.30 1.42 7.82 4.68 1.94 4.03 8.89 3.57 7.70 7.96 8.15 5.24 45.63 25.14 37.25 249.616 30 5 5
6 SELÇUKLU İMAM HATİP ORTAOKULU 35 10.83 7.86 8.21 5.91 3.97 4.59 8.69 1.23 8.28 3.97 2.97 2.98 9.40 5.34 7.62 8.00 9.80 4.73 46.80 31.17 36.41 245.324 32 6 6
7 ASELSAN ORTAOKULU 52 11.73 7.31 9.29 5.83 3.60 4.63 8.98 1.00 8.65 3.40 2.02 2.73 7.83 4.02 6.49 7.46 10.12 4.09 45.23 28.06 35.88 241.473 37 7 7
8 Çelebibağı ortaokulu 37 11.65 7.00 9.32 5.08 3.68 3.86 8.46 1.32 8.02 4.32 3.43 3.18 8.38 4.68 6.82 6.86 9.89 3.57 44.76 30.00 34.76 239.064 40 8 8
9 Yahya Kemal Beyatlı  Ortaokulu 58 11.36 5.88 9.40 4.67 3.45 3.52 8.33 1.10 7.96 4.67 1.95 4.02 7.95 4.50 6.45 6.62 9.16 3.57 43.60 26.03 34.93 238.051 43 9 9

10 Beyazıt Ortaokulu 74 10.64 6.86 8.35 4.26 3.36 3.14 8.26 1.55 7.74 4.31 1.81 3.71 7.65 4.20 6.25 6.66 8.07 3.97 41.77 25.86 33.15 231.633 49 10 10
11 Alaattin Sucular Ortaokulu 40 11.03 7.58 8.50 4.80 4.00 3.47 8.00 1.82 7.39 3.75 2.58 2.89 6.47 4.88 4.85 7.12 10.28 3.70 41.17 31.12 30.80 221.414 63 11 11
12 ÇELEBİBAĞI VATAN ORTAOKULU 27 10.63 7.00 8.30 5.07 4.04 3.73 8.81 1.11 8.45 3.37 3.41 2.24 6.44 3.56 5.26 6.19 8.89 3.22 40.52 28.00 31.19 220.770 67 12 12
13 Atatürk Ortaokulu 25 10.28 7.76 7.69 5.40 3.56 4.21 7.80 1.96 7.15 4.16 2.40 3.36 6.36 3.56 5.17 6.88 9.32 3.77 40.88 28.56 31.36 220.420 68 13 13
14 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 34 10.29 7.09 7.93 4.38 3.91 3.08 8.44 1.38 7.98 3.65 2.88 2.69 6.32 3.62 5.12 6.35 8.12 3.65 39.44 27.00 30.44 219.304 69 14 14
15 Salihiye Kız Yatılı Bölge Ortaokulu 32 10.28 7.81 7.68 5.22 3.81 3.95 8.59 1.38 8.14 2.66 2.72 1.75 6.69 3.97 5.36 6.66 9.09 3.63 40.09 28.78 30.50 219.264 70 15 15
16 Ebubekir Çiftçi Ortaokulu 41 10.15 7.17 7.76 4.83 4.07 3.47 8.02 1.61 7.49 4.15 3.61 2.94 7.93 5.68 6.03 5.66 9.10 2.63 40.73 31.24 30.32 217.862 74 16 16
17 Hüsnü Özyeğin Ortaokulu 43 9.00 7.19 6.60 5.05 3.26 3.96 8.05 1.49 7.55 3.23 2.05 2.55 7.12 2.02 6.44 5.91 8.79 2.98 38.35 24.79 30.09 215.785 81 17 17
18 Çelebibağı Sıtkı Kürüm Ortaokulu 35 8.74 8.06 6.06 4.80 4.29 3.37 7.77 1.83 7.16 3.03 2.60 2.16 7.51 5.37 5.72 7.37 8.86 4.42 39.23 31.00 28.89 214.805 82 18 18
19 Münir Tınaztepe Kız YBO 27 9.22 4.70 7.65 5.15 2.44 4.33 8.56 1.04 8.21 3.37 0.93 3.06 5.30 2.22 4.56 5.04 7.00 2.70 36.63 18.33 30.52 211.499 85 19 19
20 Evliya Çelebi Ortaokulu 50 9.84 6.88 7.55 3.92 3.86 2.63 7.96 1.58 7.43 4.56 2.38 3.77 5.56 3.30 4.46 5.34 6.04 3.33 37.18 24.04 29.17 211.356 86 20 20
21 NEŞE HORASAN ORTAOKULU 25 9.48 6.84 7.20 4.92 3.52 3.75 6.64 2.56 5.79 2.32 2.88 1.36 5.92 4.32 4.48 6.44 7.88 3.81 35.72 28.00 26.39 207.952 90 21 21
22 Kadir Rezzan Has Ortaokulu 25 10.12 8.00 7.45 3.24 4.40 1.77 7.44 2.24 6.69 3.40 2.44 2.59 6.08 5.44 4.27 6.04 9.56 2.85 36.32 32.08 25.63 202.744 97 22 22
23 Şeker Fabrikası Ortaokulu 36 9.28 8.64 6.40 5.47 4.00 4.14 8.25 1.64 7.70 3.08 2.47 2.26 5.06 3.39 3.93 6.81 10.17 3.42 37.94 30.31 27.84 202.319 98 23 23
24 MELİKE ATMAN ORTAOKULU 44 8.25 7.98 5.59 4.93 3.84 3.65 7.55 2.09 6.85 2.93 2.66 2.05 4.27 3.39 3.14 7.89 7.70 5.32 35.82 27.66 26.60 201.867 99 24 24
25 SELAHADDİN EYYUBİ ORTAOKULU 30 9.27 7.73 6.69 4.13 3.90 2.83 7.13 2.37 6.34 1.97 2.27 1.21 5.97 3.67 4.75 6.17 9.80 2.90 34.63 29.73 24.72 200.336 101 25 25
26 Kocapınar 50. Yıl Ortaokulu 29 9.55 7.14 7.17 3.10 2.86 2.15 8.48 1.28 8.06 1.93 2.41 1.13 5.90 4.59 4.37 5.55 9.34 2.44 34.52 27.62 25.31 199.625 102 26 26
27 KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ ORTAOKULU 22 8.86 8.36 6.08 4.82 3.95 3.50 8.32 1.50 7.82 3.95 2.91 2.98 5.41 2.32 4.64 5.95 11.23 2.21 37.32 30.27 27.23 197.778 103 27 27
28 MİNÜR TİNAZTEPE İMAMHATİP ORTA OKULU 10 8.30 8.20 5.57 3.40 3.80 2.13 9.00 0.90 8.70 3.20 2.60 2.33 5.20 2.30 4.43 5.90 9.90 2.60 35.00 27.70 25.76 194.145 105 28 28
29 Lütfü Güvenir Ortaokulu 15 7.73 5.47 5.91 3.87 3.60 2.67 7.20 1.73 6.62 3.47 1.67 2.91 6.27 2.67 5.38 3.20 6.00 1.20 31.73 21.13 24.69 192.070 111 29 29
30 Yatılı Bölge Ortaokulu 38 9.21 7.79 6.61 3.45 3.97 2.12 7.42 2.08 6.73 2.76 1.47 2.27 4.66 3.24 3.58 4.92 9.45 1.77 32.42 28.00 23.09 187.386 114 30 30
31 Pınarlı Ortaokulu 9 10.00 6.33 7.89 3.67 4.89 2.04 7.56 1.56 7.04 3.56 2.67 2.67 4.00 6.11 1.96 4.89 9.56 1.70 33.67 31.11 23.30 185.875 117 31 31
32 Kadriye Çiftçi Ortaokulu 22 8.77 8.59 5.91 4.00 4.32 2.56 7.23 2.45 6.41 3.55 2.91 2.58 3.64 3.09 2.61 6.32 10.55 2.80 33.50 31.91 22.86 184.175 120 32 32
33 Payköy Yatılı Bölge Ortaokulu 26 8.04 5.42 6.23 4.12 3.81 2.85 7.50 1.88 6.87 3.42 1.50 2.92 3.35 2.35 2.56 4.81 8.38 2.01 31.23 23.35 23.45 182.782 124 33 33
34 Kocapınar Mevlana Ortaokulu 29 8.41 8.03 5.73 3.83 3.76 2.57 6.72 2.55 5.87 3.55 3.48 2.39 5.17 5.41 3.37 4.97 8.62 2.09 32.66 31.86 22.03 182.394 125 34 34
35 AHMEDİ HANİ ORTA OKULU 54 10.00 7.70 7.43 3.94 4.31 2.51 7.59 2.07 6.90 3.89 2.83 2.94 3.20 4.89 1.57 5.04 9.76 1.78 33.67 31.57 23.14 182.246 126 35 35
36 Uncular Ortaokulu 31 5.90 6.16 3.85 2.55 4.16 1.16 7.00 2.03 6.32 2.74 1.97 2.09 5.74 1.61 5.20 5.16 8.42 2.35 29.10 24.35 20.98 181.784 127 36 36
37 GAZİOSMANPAŞA ÖMER ALBAYRAK ORTAOKULU 20 7.95 6.15 5.90 4.75 3.90 3.45 6.50 2.70 5.60 3.95 2.30 3.18 3.15 4.60 1.62 5.60 8.00 2.93 31.90 27.65 22.68 180.052 128 37 37
38 ŞEHİT OSMAN KAYA ORTA OKULU 18 9.33 6.72 7.09 4.22 4.61 2.68 7.33 2.33 6.55 2.28 3.22 1.20 4.06 5.11 2.35 4.22 8.78 1.30 31.44 30.78 21.18 179.118 129 38 38
39 MEHMET DEMİR ORTAOKULU 67 8.70 8.18 5.97 3.61 4.75 2.03 7.57 2.30 6.80 2.37 2.58 1.51 3.82 3.84 2.54 4.96 9.94 1.64 31.03 31.58 20.50 175.524 131 39 39
40 Tekler Üzümlü Ortaokulu 28 9.11 8.18 6.38 4.00 4.64 2.45 7.18 2.64 6.30 2.11 1.43 1.63 3.86 5.04 2.18 4.61 10.71 1.04 30.86 32.64 19.97 172.232 135 40 40
41 NEŞE HORASAN İMAM HATİP ORTAOKULU 7 7.86 10.29 4.43 4.00 5.71 2.10 7.57 2.43 6.76 2.71 2.86 1.76 4.00 3.86 2.71 5.86 13.00 1.52 32.00 38.14 19.29 167.094 137 41 41

Genel 8.18 3.76 7.23 3.58 6.60 4.49 33.83 235.740 8528
İl 7.70 3.46 7.51 3.03 5.49 3.72 30.91 220.967 1603

İlçe 7.70 3.46 7.51 3.03 5.49 3.72 30.91 220.967 1603
ORTALAMALAR KATILIMLAR


